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Pablo Andres Pacheco Rodriguez

De: Pablo Andres Pacheco Rodriguez
Enviado el: jueves, 12 de agosto de 2021 4:34 p. m.
Para: ALIX NATALIA GARZON BAUTISTA
CC: Claudia Marcela Casas Castillo; Fidel Quiroga Triana; Marcela Manrique Castro; 

Sachica, Gustavo Alfonso; Lozano, Walter Arturo; RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ 
MENDEZ

Asunto: RE: ENTREGA POLIZA ALCALDIA MAYOR

 
Buenas tardes Alix 
 
De conformidad con lo acordado y la información que me remites, la cual relaciono a continuación, me permito 
aprobar se emita la póliza de automóviles cuya vigencia es dese las 00:00 horas del 11/08/2021 hasta las 00:00 
horas 09/07/2023 para un total de 697 días y por un valor total de $ 105.378.043, el cual se pagará por vigencias 
conforme la siguiente liquidación. 
 

 
Cordialmente 
 
 
 

 
 
 

De: ALIX NATALIA GARZON BAUTISTA [mailto:alix.garzon@previsora.gov.co]  
Enviado el: jueves, 12 de agosto de 2021 3:50 p. m. 
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Para: Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co> 
CC: Claudia Marcela Casas Castillo <cmcasas@alcaldiabogota.gov.co>; Fidel Quiroga Triana 
<fquiroga@alcaldiabogota.gov.co>; Marcela Manrique Castro <mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co>; Sachica, 
Gustavo Alfonso <Gustavo.Sachica@marsh.com>; Lozano, Walter Arturo <Walter.Lozano@marsh.com>; RAFAEL 
ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ <rafael.rodriguez@previsora.gov.co> 
Asunto: RE: ENTREGA POLIZA ALCALDIA MAYOR 
Importancia: Alta 
 
Apreciado Pablo buen dia 
 
De acuerdo a lo conversado la vigencia seria desde las 00:00 horas del 11/08/2021 hasta las 
00:00 horas 09/07/2023 para un total de 697 días divididos por vigencias fiscales 
 
De acuerdo a lo anterior, nos permitimos remitir liquidación de vigencias fiscales para tu revisión y 
aprobación a fin de emitir según corresponda. 
 
Quedamos atentos, muchas gracias. 
 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida, 
  
Cordialmente, 
  

 

Alix Natalia Garzón Bautista 
Sucursal Estatal  
Profesional  
(571) 3485757 / 348 56 30  Ext 3015 
Cel : 3053005352 
*     alix.garzon@previsora.gov.co 
, Calle 57 No. 8 a – 05 Piso 2 
  
  
  

IMPORTANTE:  
****Para su información, se dispuso los correos:  recepcionfacturas@previsora.gov..co; 
correspondenciaestatal@previsora.gov.co  , donde deberán remitir todas los documentos para radicar Facturación 
Electrónica*** 
 
1. Por correo electrónico  no se atienden avisos de siniestros; estos los deben reportar  a través de # 345 si es de 
Automóviles o de la  página WEB para los demás ramos. 
2. Si requiere la atencion de un Derecho de Petición debe radicarlo a través del correo contactenos@previsora.gov.co 
  
 
 
 
De: Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co>  
Enviado el: jueves 12 de agosto de 2021 13:59 
Para: ALIX NATALIA GARZON BAUTISTA <alix.garzon@previsora.gov.co> 
CC: Claudia Marcela Casas Castillo <cmcasas@alcaldiabogota.gov.co>; Fidel Quiroga Triana 
<fquiroga@alcaldiabogota.gov.co>; Marcela Manrique Castro <mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co>; Sachica, 
Gustavo Alfonso <Gustavo.Sachica@marsh.com>; Lozano, Walter Arturo <Walter.Lozano@marsh.com>; RAFAEL 
ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ <rafael.rodriguez@previsora.gov.co> 
Asunto: RE: ENTREGA POLIZA ALCALDIA MAYOR 


